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Pedro Henriﬂue Saraiva Rovetta

De: Luciana <coligadas@pbank.com.br>

Enviado em: 11/10/2022 hh:mm: 08:36

Para: Compras

Assunto: RES: Renovacéo Contratual - CAMARA DE ANCHIETA
Anexos: PCLPB-07.10.22 - CAMARA DE ANCHIDTA - 11.10.2022.pdf
Bom dia.

Segue em anexo nossa proposta para a renovagao.

Atenciosamente.

. P OS t_B an l( omsmmumm AUTORIZADO

Comeércio @ Servicos de Assisténcia Técnica LTODA

Depto. Contratos

Luciana Garozzo Buzetti

(11) 9 7399-9723 — Home Office
(11) 2427.3781
coligadas@pbank.com.br

De: Pedro Henrique Saraiva Rovetta [mailto:pedrohenriqgue@camaraanchieta.es.gov.br] Em nome de Compras
Enviada em: quinta-feira, 6 de outubro de 2022 17:28

Para: coligadas@pbank.com.br

Assunto: Renovacio Contratual

Prezado(a) Senhor (a),

~enho por meio deste e-mail solicitar a manifestagdo quanto ao interesse em estar renovando o Contrato n®
11/2021, firmado entre a Cdmara Municipal de Anchieta e a empresa Post Bank Comércio Servicos e Assisténcia
Técnica Ltda.

Desde ja gradeco e fico no aguardo.

At.te,

Secdo de Contratagdes
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DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CNPJ: 67.900.886/0001-09 I.E.: 190.213.287.110

Atibaia, 11 de Outubro de 2022
PCLPB.007.10.22
A Camara Municipal de Anchieta

A/C: Secao de Contratagles
E-mail: Compras compras@camaraanchieta.es.gov.br

Prezados,
Conforme solicitacdo, temos o prazer de submeter a sua apreciagdo nossa proposta para
fornecimento do (s) equipamento (s) conforme segue:

Proposta de Locacdo Nobreak

EQUIPAMENTO: Nobreak 6KVA
MODELO: EA9061l com banco de baterias

QUANTIDADE: 02 (duas) unidade(s).

VALOR LOCAGAO UNIT: R$ 768,75 (Setecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco
centavos) mensais.

VALOR TOTAL MENSAL: R$ 1.537,50 (Hum mil quinhentos e trinta e sete reais e
cinquenta centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.

Sendo o que se apresenta para 0 momento e no aguardo de sua manifestacdo a respeito
Atenciosamente,

gl
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Luciana Garozzo Buzetti
Contratos
(11) 2427-3781

[67.900.886/0001:03

Litiana Garozzo Bozetti

R.G.:32.895.248-5 POST BANK COMERCIO SERVIGOS
CPF:274.343.698-09 € ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP
Contratos

RUAEMIDIO FazZIO N © 357 SAL
ALVINOPOLIS CEep ‘!2942-42‘73& i l
ATIBAIA 5P

Avenida Brigadeiro José Vicente Faria Lima, 1611, Box 047, CEP 12.942-655 - Atibaia Jardim, Atibaia - SP
FonefFax: 11 2427-3781 - E-muail: licitacno@pbank.com.br
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RES: Renovacdo Contratual - CAMARA DE ANCHIETA

O remetente da mensagem solicitou uma confirmacédo de leitura. Para enviar uma confirmagéo,

clique aqui.
Luciana <coligadas@pbank.com.br> H S & -~
Para: Compras Sex, 14/10/2022 16:27

& ACEITE DE RENOVACAO - CA... |,
9" 130k

Boa tarde.
Segue nossa carta de interesse na renovagao.

Atenciosamente.

; DFS TRIBUIDOR AUTORI/.TADO

Post-Bank ¥ Ima

Comercio @ Servigos de Assisténcia Téonica LTOA

Depto. Contratos
Luciana Garozzo Buzetti
(11) 9 7399-9723 — Home Office

~ (1) 2427.3781
coligadas@pbank.com.br

De: Luciana [mailto:coligadas@pbank.com.br]

Enviada em: terca-feira, 11 de outubro de 2022 08:36

Para: 'Compras’ <compras@camaraanchieta.es.gov.br>
Assunto: RES: Renovagdo Contratual - CAMARA DE ANCHIETA
Bom dia.

Segue em anexo nossa proposta para a renovagao.

‘,‘DJS TRIBUIDOR ﬁUl’ERJZADO

Atenciosamente.

Post-Bank

Comércio ¢ Senvigos de Assisténcia Técnica LTOA

Depto. Contratos

about:blank
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Post-Bank *

Atibaia, 14 de outubro de 2022.
A
A Camara Municipal de Anchieta
A/C: Segdo de Contratagdes
E-mail: Compras compras@camaraanchieta.es.gov.br

Ref.: Contrato Administrativo CMA N° 11/2021.Processo CMA N° 708/2021
Prezado (s) Senhor (s),

A empresa Post Bank Comércio Servigos e Assisténcia Técnica Ltda EPP
- inscrita no CNPJ] sob o0 n®67.900.886/0001-09 vem através desta
manifestar o interesse na renovacado do contrato acima referenciado
aplicando-se o reajuste conforme CLAUSULA DECIMA do referido

contrato.

Colocamo-nos a disposigdo de vossa senhoria para dirimir eventuais
guestionamentos pertinentes aos assuntos contratuais, através do e-

mail coligadas@pbank.com.br

Sendo o0 que se apresenta para o momento.

! "1
KM” o
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Luciana Garozzo Buzetti
Contiratos
(11) 2427-3781

[67.900.886/0001.09]

Liciana Garozzo Bozeit|

R.G.:32.895.248-5 POST BANK COMERCIO SERVICOS
CPF:274.343.698-09 E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EpP
Contrato:

RUAEMIDIO FAZZI0 N © 357 SALA DS

ALVINOPOLIS CEp 12842-420 |
I ATIBAIA SP

Cont?atos
{11) 2427-3781
(11) 9 7399 9723 - HOME OFFICE

Caixa Postal 581 CEP: 12940-972 Atibain-SP
Fone/Fax: 11 2427-3781
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ENC: Renovacédo Contratual - CAMARA DE ANCHIETA

® O remetente da mensagem solicitou uma confirmacéo de leitura. Para enviar uma confirmacéo,

clique aqui.
Luciana <coligadas@pbank.com.br> & T S
Para: Cotacdo Compras CMA Sex, 14/10/2022 17.19

Cc: Compras

', @ ﬁ%iLTE DE RENOVACAO - CA... , e LD“CAIB_PB-OZTO.ZZ -CAMARAD... ,

2 anexos (1 MB) & Salvar tudo no OneDrive — CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA L Baixar tudo

|
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Comércio e Servigos de Assisténcia Técnica LTOA GCROURFP

Depto. Contratos
Luciana Garozzo Buzetti
(11) 9 7399-9723 — Home Office

(11) 2427 .3781
~ coligadas@pbank.com.br

De: Luciana [mailto:coligadas@pbank.com.br]

Enviada em: sexta-feira, 14 de outubro de 2022 13:28

Para: 'Compras' <compras@camaraanchieta.es.gov.br>
Assunto: RES: Renovagdo Contratual - CAMARA DE ANCHIETA
Boa tarde.

Segue nossa carta de interesse na renovacao.

Atenciosamente.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Post-Bank ¥ rwig)

Comeércio e Servigos de Assisténcia Técnica LTDA

GROUPRP

Depto. Contratos

about:blank 11




DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Post-Bank #

CNPJ: 67.900.886/0001-09 1.E.: 190.213.287.110

Atibaia, 14 de Outubro de 2022
PCLPB.007.10.22

A Camara Municipal de Anchieta
A/C: Secdo de Contratacdes

E-mail: Compras compras@camaraanchieta.es.gov.br

Prezados,

Conforme solicitagdo, temos o prazer de submeter a sua apreciagao nossa proposta para

fornecimento do (s) equipamento (s) conforme segue:

Proposta de Locacdo Nobreak

EQUIPAMENTO: Nobreak 6KVA
MODELO: EA906Ill com banco de baterias

QUANTIDADE: 02 (duas) unidade(s).

VALOR LOCAGCAO UNIT: R$ 751,50 (Setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta

centavos) mensais.

VALOR TOTAL MENSAL: R$ 1.503,00 (Hum mil quinhentos e trés reais)

Valor reajustado conforme Contrato Administrativo CMA N° 11/2021.Processo CMA N°

708/2021

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.

Sendo o que se apresenta para o momento e no aguardo de sua manifestagédo a respeito

Atenciosamente,

M},@

Luciana Garozzo Buzetti
Contratos
(11) 2427-3781

Lociana Garozzo Buzeiti
R.G.:32.895.2458-5
CPF:274.343.698-00
Centrates

}TT.QOO.SSGIGOM-(TQ,

POST BANK COMERCI0 SERVIGOS
E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP

RUA EMIDIO FAZZIO N © 357 SALAOQS

ALVINOPOLIS CEP 12942-420 ,
I ATIBAIA SP

Avenida Brigadeiro José Vicente Faria Lima, 1611, Box 047, CEP 12.942-655 - Atibain Jardim, Atibaia - SP
Fone/Fax: 11 2427-3781 - E-mail: licitacao@pbank.com.br
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CAMARA DE ANCHIETA - PROPOSTA

Contrato - Print Mailing <contrato@printmailing.com.br> & < & 7
Para: Compras Ter, 11/10/2022 12:56

L"?l CAMARA DE ANCHIETA - 11....
o
" 214 KB

Prezado, bom dia!
— Em atengio a sua solicitacdo, segue em anexo proposta para [ocacdo de nobreak.
A disposicio.

Atenciosamente.

'a.

'”PRINT MAILING

I T Comérein ¢ Berviges fe Awiviincia Teonies LTDA

Depto. Contratos

Jeniffer Genova

(11) 2427.0147

(11) 95033-3929 — Home Office
contrato@printmailing.com.br

<~ Responder RSN Responder a todos > Encaminhar

about:blank 11




(PRINT MAILING -

Atibaia, 11 de outubro de 2022.

e

A

Camara Municipal de Anchieta

Att: Setor de Compras

E-mail: compras@camaraanchieta.es.gov.br

Proposta de Locacdao de Nobreaks
Em resposta a sua solicitacdo, segue proposta de prego referente a locagdo de
equipamentos:

Equipamento: Nobreaks 6KVA

Quantidade: 02 (duas) unidades

Valor da Unitario da Locacao: R$ 884,00 (Oitocentos e oitenta e quatro
reais) por meés.

Valor da Total da Locacdo: R$ 1.768,00 (Hum mil setecentos e sessenta
e oito reais).

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Atenciosamente,

PRINT MAILING
Jennifer G Vieira
Tel.: (11) 2427-0147

contrato@printmailing.com.br

Atibaia — Sdo Paulo - Brasil.
Telefone: (11) 2427-0147
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PROPOSTA LOCACAO NOBREAKS

O remetente da mensagem solicitou uma confirmagéo de leitura. Para enviar uma confirmacéo,

clique aqui.
Atendimento <atendimento@posdados.com.br> H S &
Para: Compras Ter, 11/10/2022 12:01

1, PROPOSTA -013.10.22 - CAM...
§C0 b
551 KB

Prezados, bom dia.
Segue em anexo, hossa proposta.

Atenciosamente,

Depto. Contratos
Jussara Gimenez

—{11) 97219-8276 Home Office
(11) 2427.3745

<~ Responder 4 Responder a todos > Encaminhar

about:blank 11




Atibaia, 11 de outubro de 2022,
PROPOSTA-013.10.22
A
Camara Municipal de Anchieta
Endereco: Rua Nancy Ramos Rosa, 95 — Bairro: Portal de Anchieta — Anchieta/ES
A/C: Setor de Contratacdes

E-mail: Compras compras@camaraanchieta.es.gov.br

Proposta de Locacao
Em resposta a sua solicitagdo, encaminhamos abaixo proposta de preco referente a locagdo de
equipamento:

Equipamento: NOBREAKS 6KVA

Quantidade: 2 (duas) unidades

Valor unitdrio da locagdo: RS 861,00 (Oitocentos e sessenta e um reais) mnsais

Valor total dalocagdo: RS 1.722,00 (Hum mil setecentos e vinte e dois reais) mensais

Prazo: Contrato de 12 (Doze) meses

Condicdes de pagamento: mensal.

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Quaisquer dividas, referente a esta proposta estamos a disposigdo para esclarecé-las.

Atenciosamente,

1
r 57.334.195/0001-23

POS-DADOS COMERCIO E SERVIGOS
DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA.-EPP

Setor de Contratos

Tel.: (11\) 2427-3745 Av. Brigadeiro José Vicente Faria Lima,
g 8 N° 1611 - Box 046 - Atibaia Jardim
atendimento@posdados.com.br L Atibaia / SP - CEP- 12.942.655 J

Enderec¢o para Correspondéncia: Rua Sueli Aparecida Lejte Nogueira, n® 600 - Galpdo 04
Pinheirinho — Atibaia/SP — CEP: 12.946-379 — Tel.: (11) 2427-3745
atendimento@posdados.com.br
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Proposta comercial

Parte do conteldo desta mensagem foi bloqueada porque o remetente ndo esta na sua lista de
(i) Remetentes confidveis. Confio no contetido de mmarques@maquim.com.br. |
Mostrar contetdo bloqueado

Marcio Marques - Maquim <mmarques@maquim.com.br> [ Ty e
Para: Compras Sex, 14/10/2022 1655

i 5\1 E;\KI\;IARA DE ANCHIETA - 11....

Segue proposta.

Aftt.

N&o contém virus.www.avast.com

<\ Responder &\ Responder a todos 2 Encaminhar

about:blank 11
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Gestdo Documental

Sdo José dos Campos, 11 de outubro de 2022
A

CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA

A/C: SETOR DE COMPRAS

E-mail: Compras <compras@camaraanchieta.es.gov.br>

PROPOSTA DE LOCACAO
Prezados (as) Senhores (as)
Conforme solicitagdo, nesta data, segue nossa proposta comercial para locagdo de
NOBREAKS:

1°) Equipamento: NOBREAK 6KVA
Quantidade: 2 unidades

Valor unitdrio da Locagdo: R$ 891,00 (Oitocentos e noventa e um reais) mensais.
Valor total da Locagdo: R$ 1.782,00 (Hum mil setecentos e oitenta e dois reais)

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias

Transporte: Incluso.

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias.

Esta proposta foi elaborada obedecendo as regras definidas em nossa Politica da Garantia
da Qualidade, visando atender plenamente a vossa real necessidade de impressdes de
documentos.

Atenciosamente,

Marcio Marques de Souza

Diretor Comercial

Tel: (12) 2136-0400

Ramal:(12) 2136-0412

E-mail: mmarques@maguim.com.br

Av. 23 de maio, 179 — Vila Maria — S&o José dos Campos-SP — CEP 12209410 — Tel/fax: (12) 2136-0444
CNPJ: 04.700.516/0001-08 Inscrigdo Estadual: 645.428.200.113




QUADRO COMPARATIVO DE PRECO

NOBREAKS - PROCESSO 385/2022

Fornecedor OFFICE VALE PRINT MAILING POS DADOS
VALOR MEDIO
, TOTAL
" . y ] VALOR MEDIO
Lote Itens PRODUTO QUANTIDADE MES VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO RSy (QUANTIDADE X

VALOR MEDIO

UNITARIO)

Nobreak 6KVA

1 1 mﬂumﬂmw 2 12 R$ 891,00 RS 884,00 RS 815,00 RS 863,33 RS 20.719,92
TOTAL ANUAL| RS 21.384,00 RS 21.216,00 R$ 19.560,00 RS 20.719,92

oBS 1 Para melhor visualizac3o em planilha foi escrito apenas o nome do item em detrimento da especificagdo técnica completa contida no Termo

de Referéncia.

Anchieta, 14 de OUTUBRO de 2022.

Malba Regina Monteverde
Sec¢do de Contratagdes




